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Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

De : claircompras@riogrande.rs.gov.br Qua, 14 de Jan de 2015 11:12
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Para : helena.compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Tradigdo Prestadora de Servigos LTDA" <tradicao.ltda@hotmail.com>
Para: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 15:22:09

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Senhores:

No Modelo da Proposta ndo ndo ha nenhuma distingdo quanto aos trabalhadores que fardo os servicos de limpeza de caixa d
agua, rocada e limpeza de fogas.

1)Perguntamos estes servigos deverdo compor a planilha de custos dos 06 serventes de 44 horas ou deverdo estar rateados nas
planilhas de todos os todos os profissionais da limpeza?

2)Questionamos ainda se sera exigido o pagamento de insalubridade em grau maximo, ou seja, 40% em razdo da Sumula 448 do
TST, e Enunciado n® 331 do TST, uma vez que os funcionarios executardo atividades de higienizagdo em sanitarias de uso publico
ou coletivo de grande circulacdo, e a respectiva coleta de lixo, OU SERA aceito o percentual de 20%?

Ainda sobre a insalubridade necessitamos saber se sera aceito o pagamento da insalubridade proporcional a carga horaria, ou
seja, aqueles que trabalham 32 hs semanais recebem sobre este valor, enquanto que os que trabalham 42 horas sobre o seu
valor, ou esta devera ser calculada sobre o piso da categoria de 220 hs independente de carga reduzida.

Ressaltamos que tais esclarecimentos sdao de suma importancia na elaboracdo da proposta.

No aguardo de esclarecimentos

Dionei Thiesen

Gerente Comercial

Tradigdo Prestadora de Servigos Ltda

CNPJ: 10.264.601/0001-65

TELEFONE: (51) 3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras, Licitages e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

De : helena compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br> Seg, 12 de Jan de 2015 11:24
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014
Para : marinonio2@gmail.com

Bom dia

Segue abaixo respostas ao questionamento.

----- Mensagem encaminhada -----

De: "beatriz cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2015 11:16:42
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Para conhecimento e providéncias.

Att,
Beatriz
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De: "daniel spotorno" <daniel.spotorno@riogrande.rs.gov.br>
Para: "beatriz cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2015 11:13:26
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezada Beatriz:

A resposta para a primeira pergunta é de que, havendo reajuste concedido em instrumento coletivo, 0 mesmo podera ser
repassado para o contrato, ainda que esteja 0 mesmo dentro do prazo de um ano. Quanto ao segundo questionamento, a
resposta é positiva, eis que todas as propostas em desacordo com o edital serdo desclassificadas.

atenciosamente
Daniel

----- Mensagem original -----

De: "beatriz cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Para: "daniel spotorno" <daniel.spotorno@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2015 10:47:24
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Bom dia,

Seguem abaixo questionamentos, solicito orientagcdes.
Att,
Beatriz

Boa tarde Helena!

Desculpe mas, ndo tenho conhecimento para responder estes questionamentos, talvez seja melhor consultar a PJ. Att, Danielle
Peres

----- Mensagem original -----

De: "helena compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Para: "daniellecras" <daniellecras@riogrande.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 13:16:42

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Dani, podes responder o questionamento 01. Obrigada

----- Mensagem encaminhada -----

De: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "beatriz.cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 11:53:28

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 serd homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convencéo Coletiva de Trabalho que
acarretard na majoracao salarial dos postos ora licitados. Contudo ndo ha como saber se isto ocorrerd em data anterior a
realizacdo desta licitagdo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convengao Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios sera repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente apés 01 ano da execugdo contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

gual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentacéo das planilhas
de custos j& no momento da licitagéo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagao serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?
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No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --

MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras,Licitages e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

Att,

Beatriz Cechin

Gabinete de Compras,Licitagdes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.6060

Att,

Beatriz Cechin

Gabinete de Compras,Licitagfes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.6060

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417
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De : beatriz cechin <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014
Para : helena.compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Para conhecimento e providéncias.
Att,
Beatriz

----- Mensagem encaminhada -----

De: "daniel spotorno" <daniel.spotorno@riogrande.rs.gov.br>
Para: "beatriz cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2015 11:13:26
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezada Beatriz:

Seg, 12 de Jan de 2015 11:16

A resposta para a primeira pergunta € de que, havendo reajuste concedido em instrumento coletivo, 0 mesmo podera ser
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repassado para o contrato, ainda que esteja o0 mesmo dentro do prazo de um ano. Quanto ao segundo questionamento, a
resposta é positiva, eis que todas as propostas em desacordo com o edital serdo desclassificadas.

atenciosamente
Daniel

----- Mensagem original -----

De: "beatriz cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Para: "daniel spotorno" <daniel.spotorno@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de Janeiro de 2015 10:47:24
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Bom dia,

Seguem abaixo questionamentos, solicito orientagGes.
Att,
Beatriz

Boa tarde Helena!

Desculpe mas, ndo tenho conhecimento para responder estes questionamentos, talvez seja melhor consultar a PJ. Att, Danielle
Peres

----- Mensagem original -----

De: "helena compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Para: "daniellecras" <daniellecras@riogrande.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 13:16:42

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Dani, podes responder o questionamento 01. Obrigada

----- Mensagem encaminhada -----

De: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "beatriz.cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 11:53:28

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 sera homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convengdo Coletiva de Trabalho que
acarretara na majoracdo salarial dos postos ora licitados. Contudo ndo ha como saber se isto ocorrera em data anterior a
realizagdo desta licitagdo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convengdo Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios sera repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente ap6s 01 ano da execugdo contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

qual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentacdo das planilhas
de custos ja no momento da licitagdo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagdo serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?

No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --
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MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagoes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

Att,

Beatriz Cechin

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.6060

Att,

Beatriz Cechin

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.6060

De : beatriz cechin <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br> Seg, 12 de Jan de 2015 10:47
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014
Para : daniel spotorno <daniel.spotorno@riogrande.rs.gov.br>

Cc : helena.compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Bom dia,

Seguem abaixo questionamentos, solicito orientagGes.
Att,
Beatriz

Boa tarde Helena!

Desculpe mas, ndo tenho conhecimento para responder estes questionamentos, talvez seja melhor consultar a PJ. Att, Danielle
Peres

----- Mensagem original -----

De: "helena compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Para: "daniellecras" <daniellecras@riogrande.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 13:16:42

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Dani, podes responder o questionamento 01. Obrigada

----- Mensagem encaminhada -----

De: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
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Cc: "beatriz.cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2~015 11:53:28
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 sera homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convengdo Coletiva de Trabalho que
acarretara na majoracdo salarial dos postos ora licitados. Contudo ndo ha como saber se isto ocorrera em data anterior a
realizagdo desta licitagdo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convengdo Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios sera repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente ap6s 01 ano da execugdo contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

qual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentacdo das planilhas
de custos ja no momento da licitagdo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagdo serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?

No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --

MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras, Licitages e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitages e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

Att,

Beatriz Cechin

Gabinete de Compras, Licitages e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.6060

De : helena compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br> Sex, 09 de Jan de 2015 08:42
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014
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Para : beatriz.cechin <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: daniellecras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 14:00:47

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Boa tarde Helena!

Desculpe mas, nédo tenho conhecimento para responder estes questionamentos, talvez seja melhor consultar a PJ. Att, Danielle
Peres

----- Mensagem original -----

De: "helena compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Para: "daniellecras" <daniellecras@riogrande.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 13:16:42

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Dani, podes responder o questionamento 01. Obrigada

----- Mensagem encaminhada -----

De: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "beatriz.cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 11:53:28

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 sera homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convencgédo Coletiva de Trabalho que
acarretard na majoracgao salarial dos postos ora licitados. Contudo nao ha como saber se isto ocorrer4 em data anterior a
realizacéo desta licitacéo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convengéo Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios seréa repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente ap6s 01 ano da execucao contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

qual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentacéo das planilhas
de custos ja no momento da licitagéo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagao serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?

No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --

MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras,Licitagfes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

Helena Gomes
Prefeitura do Rio Grande - RS
Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
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Tel.: (53) 3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagbes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

De : daniellecras@riogrande.rs.gov.br Qui, 08 de Jan de 2015 14:00
Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Para : helena compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Boa tarde Helena!

Desculpe mas, ndo tenho conhecimento para responder estes questionamentos, talvez seja melhor consultar a PJ. Att, Danielle
Peres

----- Mensagem original -----

De: "helena compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Para: "daniellecras" <daniellecras@riogrande.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 13:16:42

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Dani, podes responder o questionamento 01. Obrigada

----- Mensagem encaminhada -----

De: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "beatriz.cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 11:53:28

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 sera homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convengdo Coletiva de Trabalho que
acarretara na majoracdo salarial dos postos ora licitados. Contudo ndo ha como saber se isto ocorrera em data anterior a
realizagdo desta licitagdo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convengdo Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios sera repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente ap6s 01 ano da execugdo contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

qual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentacdo das planilhas
de custos ja no momento da licitagdo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagdo serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?

No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --

MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

8de 10 14/01/2015 12:50



Zimbra http://192.168.0.10/zimbra/h/printmessage? d=C: 19237

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitages e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417

De : helena compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br> Qui, 08 de Jan de 2015 13:16
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014
Para : daniellecras <daniellecras@riogrande.rs.gov.br>

Dani, podes responder o questionamento 01. Obrigada

----- Mensagem encaminhada -----

De: claircompras@riogrande.rs.gov.br

Para: "helena.compras" <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: "beatriz.cechin" <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 11:53:28

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 sera homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convencgéo Coletiva de Trabalho que
acarretard na majoracao salarial dos postos ora licitados. Contudo ndo ha como saber se isto ocorrerd em data anterior a
realizacéo desta licitacéo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convencgao Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios sera repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente ap6s 01 ano da execucao contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

gual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentacéo das planilhas
de custos ja no momento da licitagéo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagao serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?

No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --

MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras,Licitages e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417

Helena Gomes

Prefeitura do Rio Grande - RS

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Tel.: (53) 3233.8417
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De : claircompras@riogrande.rs.gov.br Qui, 08 de Jan de 2015 11:53
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014
Para : helena.compras <helena.compras@riogrande.rs.gov.br>

Cc : beatriz.cechin <beatriz.cechin@riogrande.rs.gov.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "MARINONIO LTDA" <marinonio2@gmail.com>

Para: "Clair vieira wanglon" <claircompras@riogrande.rs.gov.br>
Cc: pregaoorg@gmail.com

Enviadas: Quinta-feira, 8 de Janeiro de 2015 10:30:39

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 106/2014

Prezados Senhores:

1)Ainda no més de janeiro de 2015 sera homologado junto ao Ministério do Trabalho Nova Convengdo Coletiva de Trabalho que
acarretara na majoracdo salarial dos postos ora licitados. Contudo ndo ha como saber se isto ocorrera em data anterior a
realizagao desta licitagdo.

PERGUNTAMOS:

Caso a Nova Convencdo Coletiva ndo ser homologada antes do dia 19/01/2015, o reajuste dos salarios sera repassado pela
prefeitura, ou, o reajuste ocorrera somente ap6s 01 ano da execugdo contratual? Em assim sendo devera a licitante prever na sua
planilha tal Reajuste a titulo de Reserva Técnica?

qual o procedimento a seguir?

2) Ainda quanto as planilhas de custos: percebemos que ao contrario do edital anterior, este solicita a apresentagao das planilhas
de custos ja no momento da licitagdo, para todos os participantes.

Perguntamos estas planilhas serdo analisadas antes dos lances? E em assim sendo aquelas que estiverem em desconformidade
com o edital e ou legislagdo serdo desclassificadas e automaticamente ndo entrardo no processo de lances?

No aguardo de esclarecimento.
Cordialmente --

MARINONIO SERVICE LTDA
CNPJ: 06.339.572/0001-86
TELEFONE: 51-3062-6181

Clair Vieira Wanglon

Gabinete de Compras, Licitagdes e Contratos
Prefeitura Municipal do Rio Grande
(53)3233.8417
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